Pokorna Alena

Od: Pokorna Alena
Odesléano: 15. srpna 2013 8:39
Komu: 'Halamek Zdenék'
Predmét: RE: objednavka knih

Dobry den pani Haldmkov3,

mnohokrat dékuji za vali odpovéd i poskytnutou slevu na knihy. Poget knih jsem je$t& upravila — vzali bychom si od
kaZdé mutace 50 kus(, takZe jsem upravila i Vasi kalkulaci. Celkova &3stka za celou objednévku by tedy &inila

31 479,25 K¢.
Je to takto v pofddku a je moZné navysit poéet knih?

S pozdravem a pianim pé&kného dne

Alena Pokornd
Magistrat mésta Karlovy Vary
odbor kanceldF primdtora
tel. 353 118 470, 725 533 306
e-mail: a.pokorna@mmkv.cz

From: Halamek Zdenék [mailto:halamkovi@volny.cz]

Sent: Wednesday, August 14, 2013 10:16 PM

To: Pokorna Alena
Subject: RE: objednavka knih

Vazenda pani Pokorna ~ posilam jesté jednu zpravu s konkrétnimi cenami.
Sleva plati tak jako byla vioni, jen tam je DPH 15%, coZ ale nic na cené& neménf, nebot Vam FU DPH vrati. U leporel
cena zlstava, tam jiz je zakladni cena se slevou a DPH je 21%.

Karlovy Vary 21. stol. 50N + 50A = 100ks x 190,- =19 000,- - 15% sleva tj. 2 850,- = 16 150,-K¢&

Karlovy Vary 21. stol 50ks &esky = 50x 170,- = 8 500,- - 15% sleva tj .1 275,- = 7 225,-Ké
Celkem ...... 23 375,-K¢
15% DPH 3 506,25 K¢
Celkem ...... 26 881,25 Ke
Leporela mala 100 ks x14,- =1400,- K& 1 400,-
Leporela velka 50ks x48,- = 2400, K¢ 2 400,-
Celkem 3 800,- K&
21%DPH 798,- K&
Celkem 4 598,- K&
D T T
Celikova ¢éastka faktury €ini -~ 34 479,25 K& vieiné DPH ™
Ve faktuie bude DPH rozepsané, aby byl celkovy piehled. k T '

Dékuji a zdravim Vas Alena Halamkova

From: Pokorna Alena [mailto:a.pokorna@mmky.cz]
Sent: Wednesday, August 14, 2013 4:29 PM




