Objednatel: ' -
Statutarni mésto Karlovy Vary
Moskevska 2035/21

361 20 Karlovy Vary

IC: 00254657

Ing. Jifi Kovafrik - K-projekt
Chomutovska 731/12
360 05 Karlovy Vary

IC: 73398781
DIC: CZ00254657
Karlovy Vary, dne: 09.05.2016
OBJEDNAVKA ¢islo: OBJ35-23561/2016 Vyfizuje:  Koran Petr Tel: 353118263
Objednavame u Vas tyto dodavky:
Predmét objednavky Mnozstvi MJ Maximalni|
fakturovana éastka v|
CzK|
Projektové dokumentace prelozky kabelii spolec¢nosti CETIN pro planovanou 10 000,-K¢ bez DPH |
stavbu: Uprava a rozsireni mistni komunikace na p.p.¢.124/14 v k.. Rosnice |

Misto dodani -

| _F_’oia?qvané H_atdm dodéni :15.05.2016 =
Zpusob platby

Dodavatel neni platce DPH

Zhotovitel prohladuje, Ze je opravnén provadét éinnost, kterd je pfedmétem této objednavky a Ze je pro tuto ginnost nalezité kvalifikovan a s podminkami
objednavky souhlasi. K faktufe pfiloZte potvrzenou kopii objednavky.

Uhrada dafového dokladu bude provedena pouze na Utet ktery je zvefejnény na portalu finanéni spravy, v opaéném pfipadé, bude dodavateli uhrazena
pouze ¢astka bez DPH a DPH odvede pfijemce pinéni.

Statutdrni mésto
RLOVY VARY

Vo ey

Ing. Daniel Ried|

1\, Vedouci odboru rozvoje a investic
\
\

\

\
\



Riedl Daniel

Od: Ing. Jifi Kovarik [jk.kprojekt@atlas.cz]

Odeslano: 9. kvétna 2016 15:44

Komu: Riedl| Daniel

Predmét: RE: Uprava a roz8ifeni mistni komunikace na p.p.€.124/14 - nabidka za zprac. PD na

prel. kabell CETIN

Dobry den,
termin dokonceni PD predpokladam 15. 06. 2016.

S pozdravem

Ing. Jifi Kovafik

From: Riedl| Daniel [mailto:d.riedl@mmkv.cz]

Sent: Monday, May 9, 2016 1:50 PM

To: 'jk.kprojekt@atlas.cz'

Cc: Kofan Petr; Jan Fronék

Subject: FW: Uprava a rozSireni mistni komunikace na p.p.¢.124/14 - nabidka za zprac. PD na pfel. kabelfi CETIN

Dobry den pane inZenyre, dékujeme za nabidku a prosim o sdéleni terminu dokonceni PD, ktery je nutny pro
vystaveni objednavky.

Dékuji

Ing. Daniel Riedl
vedouci odboru rozvoje a investic
Magistrat mésta Karlovy Vary
tel: +420 353 118248, 602 129421
e-mail: d.riedl@mmkv.cz

KarlovyVARY®

From: Koran Petr

Sent: Monday, May 09, 2016 1:28 PM

To: Ried! Daniel

Subject: FW: Uprava a rozsifeni mistni komunikace na p.p.¢.124/14 - nabidka za zprac. PD na prel. kabel CETIN

From: Ing. Jifi Kovarik [mailto:jk.kprojekt@atlas.cz]

Sent: Monday, May 09, 2016 11:47 AM

To: Kofan Petr

Subject: Uprava a rozsiteni mistni komunikace na p.p.¢.124/14 - nabidka za zprac. PD na prel. kabelti CETIN

Dobry den,
posilam nabidku na zpracovani PD na vyse uvedenou akci — cena 10 000,-K¢.

S pozdravem



